兴业财富资产管理有限公司关于北讯集团出现风险事件的风险提示

尊敬的兴业财富-兴隆 76 号特定多客户专项资产管理计划（以下简称“兴隆 76 号”）委托人：

2018 年 5 月 21 日，北讯集团（原名：齐星铁塔，股票代码：002359.SZ，以下简称“北讯集团”或“公司”）发布公告，分别提示股票交易异常波动、控股股东所持部分公司股票面临平仓风险，并于 2018 年 5 月 21 日起停牌。

我司作为兴隆 76 号管理人，贵公司为兴隆 76 号委托人，向北讯电信股份有限公司（以下简称“融资人”或“北讯电信”）提供了 0.995 亿元的北讯集团股份质押融资。近期，上市公司股价出现异动，我司通过各种方式对上市公司情况进行了初步调查：（1）与上市公司就经营情况进行了详尽沟通；（2）通过互联网、Wind 终端系统及专业软件等网络途径进行信息查询；（3）与外部券商研究员沟通。现就公开市场信息及股价异常波动情况进行风险提示：

一、股票交易异常波动

1、股票交易异常波动的情况介绍

公司 2018 年 5 月 16 日、5 月 17 日、5 月 18 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

2、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下：

（1）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。（2）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。（3）近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。（4）经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。（5）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。（6）公司不存在违反公平信息披露规定的情

形。

3、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、关于控股股东所持部分公司股票面临平仓风险事项

公司于 2018 年 5 月 20 日收到控股股东龙跃实业集团有限公司(以下简称“龙跃集团”)的说明函，由于近期公司股票价格异常波动，龙跃集团持有的部分公司股票面临平仓风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北讯集团，股票代码：002359）自 2018 年 5 月 21 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

截至 2018 年 5 月 21 日，公司控股股东龙跃集团持有公司股份 382,115,013 股，占公司总股本的 35.15%。目前龙跃集团正在积极筹措资金防范平仓风险。

截至 2018 年 5 月 24 日，北讯集团发布《关于控股股东股份补充质押的公告》，控股股东龙跃集团补充质押 2,300,000 股至大业信托有限责任公司。龙跃集团共持有公司股份 382,115,013 股，占公司总股本的 35.15%。其中，累计质押公司股份数为 366,789,973 股，占其所持股份比例 95.99%，占公司总股本的 33.74%。

2018 年 5 月 31 日，北讯集团公司收到控股股东龙跃集团的《龙跃实业集团有限公司关于质押北讯集团股份有限公司股票已消除平仓风险的说明》，主要内容为：龙跃集团在停牌后积极与所有资金融出方进行了沟通和协商，并积极筹措资金确保其具备了补仓和赎回能力。截止目前，龙跃集团确认其质押的公司股票已消除平仓风险，龙跃集团对公司的控制权未发生任何变化。

三、补充说明

截至 2018 年 6 月 1 日，北讯集团 A 股总股本 108,719.18 万股，总质押比例为 52.95%。其中，大股东龙跃集团持股 38,211.50 万股，占公司总股本的 35.15%，累计质押公司股份数为 36,679.00 万股，占其所持股份比例 95.99%，占公司总股本的 33.74%。天津信利隆科技有限公司持有北讯集团 9,929.84 万股，累计质押

公司股份数为 9,929.84 万股，占其所持股份比例 100%，占公司总股本的 9.13%。

大股东龙跃集团持有股票质押比例较高，根据上市公司公告，龙跃集团确认其质押的公司股票已消除平仓风险，龙跃集团对公司的控制权未发生任何变化。对于大股东龙跃集团和天津信利隆科技有限公司质押率较高以及资管新规导致部分股东的资管产品被动减持的情况，我司高度重视，将积极关注相关风险处置安排，并持续跟进其与上市公司间可能的风险传递。

截至 2018 年 3 月 31 日，北讯集团资产负债率为 57.10%，较 2017 年 12 月 31 日末提高 5.40%。

融资人北讯电信股份有限公司 2017 年度资产总额 86.62 亿元，总负债 57.35 亿元，资产负债率为 66%，营业收入 18.24 亿元，净利润 4.81 亿元。北讯集团股份质押所对应的预警价格和平仓价格分别为 9.86 元/股和 9.11 元/股。如果北讯集团股价继续大跌，因质押股票为限售股，存在一定处置难度，有可能影响融资人本息安全。后续我司将密切跟踪上市公司进展，并提示融资人准备及时进行补仓。特向委托人进行风险提示。

特此提示！

兴业财富资产管理有限公司

2018 年 6 月 8 日